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Paola Vacacela

De: sistemas@grafimpac.com
Enviado el: miércoles, 7 de julio de 2021 14:54
Para: pvacacela@lucas-it.com
CC: contadorg@grafimpac.com; facturacion@grafimpac.com; 'credito@grafimpac. com'; lmorales@grafimpac.com; 'AngÃ©lica_TomalÃ¡'
Asunto: RE: PEDIDO CAJAS PARA TORTA RADU - FEBRERO

Importancia: Alta

Buenas tardes, 
 
Ing. Paola 
 
Por favor su ayuda con la siguiente consulta: 
 
Que  debemos realizar para poder autorizar una notas de débitos debido que al momento de grabarlas  y autorizarlas muestra el mensaje “Error en Diferencias”. 
 
Quedamos atentos a su pronta respuestas. 
Gracias. 
 

 
 

De: contadorg@grafimpac.com <contadorg@grafimpac.com>  
Enviado el: miércoles, 7 de julio de 2021 14:37 
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Para: sistemas@grafimpac.com; adminventas@grafimpac.com 
CC: ccontable@grafimpac.com; 'Marina Alvarado' <credito@grafimpac.com>; gpinango@grafimpac.com; aventas@grafimpac.com; jxorbea@grafimpac.com; 'Jenniffer 
Macias' <facturacion@grafimpac.com> 
Asunto: RE: PEDIDO CAJAS PARA TORTA RADU - FEBRERO 
 
Estimada Angelica: 
 
Se intento con clave supervisor y de contador, actualizar y se procese autorización ante el SRI, pero no se obtuvo resultados favorables. 
 
Saludos, 
 

 
 

De: Jenniffer Macias <facturacion@grafimpac.com>  
Enviado el: miércoles, 7 de julio de 2021 14:35 
Para: sistemas@grafimpac.com; adminventas@grafimpac.com 
CC: ccontable@grafimpac.com; 'Marina Alvarado' <credito@grafimpac.com>; contadorg@grafimpac.com; gpinango@grafimpac.com; aventas@grafimpac.com; 
jxorbea@grafimpac.com 
Asunto: RE: PEDIDO CAJAS PARA TORTA RADU - FEBRERO 
Importancia: Alta 
 
 
Buenas tardes estimados,  
 
El día de ayer se generaron  4 notas de Debítos Al cliente Dulces Pasteles y tortas  RAdu,  de las cuales niguna fue autorizada.  Favor solicito su amable ayuda con este tema 
ya que debo enviarlas al cliente.  
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Quedo atenta a sus pronta ayuda  
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Saludos  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De: Marina Alvarado [mailto:credito@grafimpac.com]  
Enviado el: lunes, 05 de julio de 2021 15:29 
Para: facturacion@grafimpac.com 
CC: ccontable@grafimpac.com 
Asunto: RV: PEDIDO CAJAS PARA TORTA RADU - FEBRERO 
Importancia: Alta 
 
Jenniffer: 
 
Con la aprobación del cliente Dulces, Pasteles y Tortas Radu, favor emitir N/D por diferencia de precio de la O/P 51196, las facturas a aplicar son: 
 

- 74101 
- 74498 
- 74845 
- 74014 

 
La diferencia de precio es $0.3285 más IVA. 


